
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

YOZGAT SORGUN Milli Egemenlik Ortaokulu 7. SINIF 1.DENEME 162 662 871 21906

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,71 6 3 5,13 6 4 4,48 4 5 2,83 7 10 3,89 10 9 6,87 44 38 30,91 224,640

Okul Ortalaması 11 7 9,00 7 3 5,84 6 3 4,69 4 4 3,06 9 7 6,24 12 7 9,61 49 32 38,44 264,260

KATILIMLAR

1 707 ŞEYMA GÜZEL 7F 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 18 2 17,33 20 0 20,00 85 5 83,33 466,280 1 1 2 2 133

2 556 NAİME AĞAN 7B 19 0 19,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 19 1 18,67 19 1 18,67 82 7 79,68 465,557 1 2 3 3 139

3 207 OĞUZHAN YILMAZ 7F 16 3 15,00 10 0 10,00 8 0 8,00 10 0 10,00 19 1 18,67 20 0 20,00 83 4 81,67 462,863 2 3 5 5 168

4 188 BERAT AKDENİZ 7B 20 0 20,00 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 19 1 18,67 17 3 16,00 82 8 79,33 458,293 2 4 6 6 225

5 338 HALİMENUR ŞAHBAZ 7B 17 2 16,33 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 17 3 16,00 20 0 20,00 81 8 78,33 447,397 3 5 7 8 395

6 44 ABDULKADİR TELLİ 7D 17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 7 3 6,00 18 2 17,33 19 1 18,67 78 12 74,00 439,533 1 6 12 16 512

7 646 OSMAN KILI NÇARSLAN7B 17 2 16,33 10 0 10,00 9 1 8,67 6 3 5,00 16 3 15,00 20 0 20,00 78 9 75,00 435,837 4 7 13 18 593

8 213 BETÜLSENA BABAARSLAN7E 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 5 3 4,00 16 3 15,00 18 1 17,67 76 10 72,67 425,473 1 8 16 21 820

9 267 ECRİN NEVA OKUR 7A 18 2 17,33 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 14 6 12,00 20 0 20,00 77 13 72,67 421,667 1 9 17 22 908

10 658 PERİHANİKR ATURANÇİFT7A 16 3 15,00 10 0 10,00 10 0 10,00 6 3 5,00 17 2 16,33 17 1 16,67 76 9 73,00 421,537 2 10 18 23 912

11 245 CEREN YILDIRIM 7B 16 4 14,67 9 1 8,67 7 2 6,33 7 3 6,00 17 1 16,67 18 1 17,67 74 12 70,01 421,177 5 11 19 24 921

12 224 BURAK ARISOY 7A 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 6 4 4,67 16 3 15,00 19 1 18,67 76 13 71,68 419,197 3 12 21 27 964

13 434 MAHMUT GÜLMEZ 7F 16 3 15,00 10 0 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 16 4 14,67 18 1 17,67 76 12 72,00 416,600 3 13 23 29 1027

14 720 YUSUF EMRE GÖKASLAN7B 15 5 13,33 10 0 10,00 8 2 7,33 7 3 6,00 17 2 16,33 18 1 17,67 75 13 70,66 416,427 6 14 24 30 1036

15 378 İRFAN AKIN 7A 16 3 15,00 10 0 10,00 7 3 6,00 4 6 2,00 15 3 14,00 20 0 20,00 72 15 67,00 411,670 4 15 28 34 1162

16 330 FATMAZEHRA BULUT 7C 16 4 14,67 9 1 8,67 6 3 5,00 7 2 6,33 19 1 18,67 15 5 13,33 72 16 66,67 408,490 1 16 29 35 1239

17 538 MUHARREM BOZBOĞA7F 18 1 17,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 14 5 12,33 16 2 15,33 76 10 72,67 406,413 4 17 31 37 1305

18 393 İSMAİL GUZGUN 7B 15 5 13,33 9 1 8,67 8 2 7,33 6 4 4,67 16 4 14,67 18 2 17,33 72 18 66,00 398,333 7 18 34 40 1550

19 705 ŞEYMA ARISOY 7D 17 3 16,00 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 15 2 14,33 16 4 14,67 72 15 67,00 397,630 2 19 35 41 1571

20 444 MEHMET EFE AÇIKGÖZ7F 13 7 10,67 10 0 10,00 6 4 4,67 8 2 7,33 17 3 16,00 18 2 17,33 72 18 66,00 397,360 5 20 36 42 1575

21 11 ELA YİĞİT 7B 19 1 18,67 7 3 6,00 7 2 6,33 8 2 7,33 13 4 11,67 17 3 16,00 71 15 66,00 396,877 8 21 37 43 1595

22 96 ALİİHSAN BULUT 7C 13 5 11,33 9 1 8,67 7 1 6,67 5 2 4,33 15 3 14,00 18 1 17,67 67 13 62,67 383,987 2 22 46 52 1918

23 488 MERVE ABAYLI 7B 15 3 14,00 8 2 7,33 7 1 6,67 4 5 2,33 13 3 12,00 19 1 18,67 66 15 61,00 383,063 9 23 48 54 1945

24 0 NURSENA KILIÇ 7F 13 6 11,00 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 16 4 14,67 17 3 16,00 70 19 63,67 382,623 6 24 49 55 1958

25 201 BERRE ÖZKAYA 7F 15 5 13,33 9 1 8,67 6 4 4,67 7 3 6,00 16 4 14,67 16 4 14,67 69 21 62,01 381,680 7 25 50 57 1987

26 179 MERT YÜNLÜ 7C 14 3 13,00 5 5 3,33 7 2 6,33 2 2 1,33 14 3 13,00 19 0 19,00 61 15 55,99 376,637 3 26 51 60 2160

27 18 MUSTAFA TÜYSÜZ 7B 13 7 10,67 10 0 10,00 8 2 7,33 5 4 3,67 15 4 13,67 17 2 16,33 68 19 61,67 373,097 10 27 57 67 2267

28 562 NEHİR ÖZER 7B 14 6 12,00 7 3 6,00 6 4 4,67 5 5 3,33 15 4 13,67 18 2 17,33 65 24 57,00 372,917 11 28 58 68 2271

29 533 FURKAN İNAN 7D 17 3 16,00 8 2 7,33 8 2 7,33 4 6 2,00 13 7 10,67 17 3 16,00 67 23 59,33 369,720 3 29 60 71 2388

30 290 EMİNEEBRAR BAŞARAN7B 13 6 11,00 10 0 10,00 9 1 8,67 6 4 4,67 13 5 11,33 18 2 17,33 69 18 63,00 369,390 12 30 61 72 2399

31 499 MUHAMMED ÜNAL 7A 17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 4 5 2,33 13 5 11,33 15 4 13,67 66 20 59,33 364,000 5 31 67 78 2583

32 263 ECRİN KUZAN 7B 14 5 12,33 9 1 8,67 8 0 8,00 9 1 8,67 15 4 13,67 13 5 11,33 68 16 62,67 362,747 13 32 68 79 2628

33 155 AYŞE KOÇ 7A 14 5 12,33 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 13 5 11,33 15 5 13,33 68 19 61,65 356,750 6 33 74 86 2828

34 55 ABDULSAMET İNCEKARA7A 16 4 14,67 8 2 7,33 6 4 4,67 6 4 4,67 12 5 10,33 16 3 15,00 64 22 56,67 356,407 7 34 75 88 2845

35 551 MUSABKEREM KAYA 7A 15 5 13,33 8 2 7,33 7 3 6,00 6 4 4,67 14 6 12,00 15 5 13,33 65 25 56,66 353,653 8 35 78 91 2965

36 375 İKRA NUR AKYÜZ 7E 17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 3 4 1,67 11 7 8,67 16 3 15,00 64 20 57,34 352,620 2 36 79 92 3015

37 222 YAĞMUR ŞAHİN 7B 14 6 12,00 7 3 6,00 8 2 7,33 5 5 3,33 13 7 10,67 17 3 16,00 64 26 55,33 350,200 14 37 83 96 3109

38 108 SILA ARSLAN 7A 13 6 11,00 9 1 8,67 7 3 6,00 7 3 6,00 16 4 14,67 13 7 10,67 65 24 57,01 349,863 9 38 84 97 3124

39 174 RABİA BARAN 7A 14 4 12,67 8 2 7,33 8 2 7,33 5 1 4,67 13 5 11,33 15 5 13,33 63 19 56,66 348,200 10 39 86 99 3196

40 137 MELİH ŞENER 7D 14 4 12,67 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 13 5 11,33 14 5 12,33 63 22 55,66 343,030 4 40 91 105 3398

41 479 MELEK ÇETİN 7B 14 3 13,00 9 1 8,67 9 0 9,00 2 0 2,00 8 4 6,67 18 2 17,33 60 10 56,67 341,103 15 41 94 108 3483

42 582 NESLİHAN ÇINAR 7E 9 9 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 5 5 3,33 16 1 15,67 15 4 13,67 59 25 50,67 337,853 3 42 97 112 3613

43 42 SADIKBUĞRA EKİNCİ 7C 14 6 12,00 5 5 3,33 9 1 8,67 6 4 4,67 14 6 12,00 14 6 12,00 62 28 52,67 336,853 4 43 98 114 3657

44 295 EMİRHAN ALPAYDIN 7C 12 7 9,67 6 4 4,67 5 4 3,67 5 4 3,67 16 3 15,00 14 6 12,00 58 28 48,68 336,750 5 44 99 115 3661

45 643 OĞUZKAAN ALPARSLAN7A 16 4 14,67 8 2 7,33 7 3 6,00 6 4 4,67 12 5 10,33 13 6 11,00 62 24 54,00 336,233 11 45 100 116 3678

46 702 SUEDA YILMAZ 7F 14 5 12,33 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 8 5 6,33 16 3 15,00 63 18 57,00 331,590 8 46 104 121 3859

47 319 EREN DENİZ 7E 15 5 13,33 8 2 7,33 7 2 6,33 4 4 2,67 12 6 10,00 14 6 12,00 60 25 51,66 329,300 4 47 108 125 3953
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48 141 ARDAHAMZA COŞKUN 7D 14 6 12,00 6 4 4,67 7 3 6,00 7 3 6,00 10 8 7,33 17 3 16,00 61 27 52,00 329,247 5 48 109 126 3955

49 722 ZEMZEM AYDIN 7A 15 5 13,33 7 3 6,00 5 5 3,33 6 4 4,67 12 8 9,33 15 5 13,33 60 30 49,99 329,147 12 49 110 127 3957

50 477 CANER EFE MEMİŞ 7E 10 6 8,00 7 3 6,00 8 2 7,33 5 4 3,67 11 3 10,00 16 3 15,00 57 21 50,00 320,947 5 50 120 140 4312

51 151 EMİNE TORUN 7A 14 6 12,00 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 7 11 3,33 18 2 17,33 63 25 54,66 320,847 13 51 121 141 4315

52 394 İZEM İLAY SADEF 7B 10 10 6,67 9 1 8,67 6 4 4,67 6 4 4,67 12 5 10,33 16 4 14,67 59 28 49,68 317,017 16 52 126 149 4490

53 117 BUĞRA YÜNLÜ 7E 14 6 12,00 5 5 3,33 7 2 6,33 4 5 2,33 12 5 10,33 14 6 12,00 56 29 46,32 316,933 6 53 127 151 4497

54 316 EREN ARSLAN 7C 12 7 9,67 7 3 6,00 6 4 4,67 4 6 2,00 16 4 14,67 11 9 8,00 56 33 45,01 312,663 6 54 131 157 4710

55 186 BELİNAY DOĞAN 7A 16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 7 3 6,00 8 10 4,67 14 6 12,00 62 26 53,34 312,007 14 55 134 160 4742

56 241 CAHİTEMİN EDİRAN 7E 6 6 4,00 6 4 4,67 7 3 6,00 4 3 3,00 13 5 11,33 17 2 16,33 53 23 45,33 311,167 7 56 137 165 4791

57 282 ELİF NAZ DERTLİ 7D 10 5 8,33 5 3 4,00 5 1 4,67 9 1 8,67 10 5 8,33 15 2 14,33 54 17 48,33 310,403 6 57 141 169 4832

58 82 AHMET EREN EKİNCİ 7A 14 4 12,67 8 2 7,33 7 3 6,00 4 5 2,33 4 4 2,67 18 2 17,33 55 20 48,33 306,290 15 58 146 176 5042

59 408 MELİKENUR BÖLÜKBAŞI7F 13 5 11,33 9 1 8,67 7 1 6,67 3 4 1,67 7 4 5,67 15 2 14,33 54 17 48,34 304,690 9 59 150 181 5122

60 640 NURSENA YIRTICI 7D 12 8 9,33 9 1 8,67 9 1 8,67 4 6 2,00 7 10 3,67 18 2 17,33 59 28 49,67 302,470 7 60 154 187 5219

61 303 E *S TAŞTEMİR 7E 12 6 10,00 6 4 4,67 4 6 2,00 7 3 6,00 11 7 8,67 14 6 12,00 54 32 43,34 298,813 8 61 155 191 5393

62 492 MERVE ŞENER 7E 12 8 9,33 7 3 6,00 8 1 7,67 5 1 4,67 8 7 5,67 15 3 14,00 55 23 47,34 296,130 9 62 161 198 5507

63 46 FURKAN ERDOĞAN 7E 12 6 10,00 6 4 4,67 6 4 4,67 7 3 6,00 11 7 8,67 13 7 10,67 55 31 44,68 295,867 10 63 162 200 5522

64 63 ABDÜLKADİR DOĞAN 7C 14 5 12,33 3 7 0,67 6 2 5,33 5 2 4,33 12 5 10,33 9 2 8,33 49 23 41,32 295,787 7 64 163 201 5526

65 163 HALİT CENGİZ 7E 14 5 12,33 7 3 6,00 5 5 3,33 2 3 1,00 6 5 4,33 16 2 15,33 50 23 42,32 294,617 11 65 167 206 5580

66 181 BEDİRHAN ÇELİK 7C 14 6 12,00 7 3 6,00 6 4 4,67 4 6 2,00 10 8 7,33 13 7 10,67 54 34 42,67 290,940 8 66 176 216 5782

67 490 HAYRUNİSA KILIÇ 7 17 3 16,00 7 3 6,00 8 2 7,33 2 8 -0,67 8 12 4,00 13 7 10,67 55 35 43,33 287,787 1 67 180 220 5961

68 376 İKRANUR ALKAN 7A 13 7 10,67 9 1 8,67 7 2 6,33 6 4 4,67 10 6 8,00 11 9 8,00 56 29 46,34 287,033 16 68 181 221 5991

69 195 BERRA PARLAK 7A 14 6 12,00 8 2 7,33 8 2 7,33 4 6 2,00 10 10 6,67 12 8 9,33 56 34 44,66 286,000 17 69 183 223 6048

70 694 SAMET YILMAZ 7E 11 7 8,67 9 1 8,67 6 3 5,00 3 5 1,33 8 1 7,67 13 5 11,33 50 22 42,67 284,190 12 70 186 226 6140

71 433 KUTLUBAYBA RSLALE 7F 13 5 11,33 8 2 7,33 7 3 6,00 5 3 4,00 6 12 2,00 16 4 14,67 55 29 45,33 283,833 10 71 187 227 6162

72 405 RABİA KIZIL 7C 15 4 13,67 3 4 1,67 4 2 3,33 1 5 -0,67 8 6 6,00 14 6 12,00 45 27 36,00 282,203 9 72 191 232 6266

73 708 ŞURANUR ALKAN 7A 10 10 6,67 10 0 10,00 6 4 4,67 4 6 2,00 7 8 4,33 17 3 16,00 54 31 43,67 281,677 18 73 192 233 6294

74 244 EREN KÜÇÜKALTAY 7F 13 5 11,33 10 0 10,00 6 4 4,67 3 6 1,00 8 9 5,00 13 5 11,33 53 29 43,33 281,047 11 74 193 237 6336

75 285 ELİF OCAK 7A 14 6 12,00 9 1 8,67 8 2 7,33 6 3 5,00 8 12 4,00 12 8 9,33 57 32 46,33 277,217 19 75 203 250 6504

76 322 SALİH HÖKE 7C 14 2 13,33 9 1 8,67 9 0 9,00 2 4 0,67 4 2 3,33 12 7 9,67 50 16 44,67 274,950 10 76 208 257 6614

77 238 BÜNYAMİN ONUK 7B 11 6 9,00 5 5 3,33 5 4 3,67 1 6 -1,00 8 5 6,33 15 4 13,67 45 30 35,00 273,320 17 77 210 259 6722

78 553 MUHAMMED GÜRAN 7B 9 7 6,67 4 5 2,33 6 2 5,33 1 2 0,33 13 2 12,33 10 6 8,00 43 24 34,99 273,300 18 78 211 260 6724

79 565 MELİKŞAH YİĞİT 7E 9 7 6,67 6 4 4,67 8 1 7,67 6 2 5,33 5 2 4,33 15 3 14,00 49 19 42,67 273,057 13 79 212 261 6738

80 57 SAMET KILINÇ 7D 11 9 8,00 7 3 6,00 5 4 3,67 4 4 2,67 11 7 8,67 11 6 9,00 49 33 38,01 270,137 8 80 215 267 6882

81 496 EREN SOLAKOĞLU 7E 15 5 13,33 6 3 5,00 5 4 3,67 4 3 3,00 7 5 5,33 11 8 8,33 48 28 38,66 269,953 14 81 216 268 6895

82 273 EKREMSABRİ ÖNDEM 7D 12 7 9,67 5 4 3,67 2 1 1,67 2 4 0,67 5 8 2,33 17 2 16,33 43 26 34,34 265,997 9 82 226 280 7133

83 347 HİLAL AĞAN 7D 13 6 11,00 8 2 7,33 5 4 3,67 6 3 5,00 5 5 3,33 12 6 10,00 49 26 40,33 262,940 10 83 230 285 7295

84 712 UMUT KILINÇ 7A 10 10 6,67 8 2 7,33 9 1 8,67 5 5 3,33 6 13 1,67 16 4 14,67 54 35 42,34 261,463 20 84 233 290 7381

85 683 RÜMEYSA BULUT 7F 9 10 5,67 7 3 6,00 6 4 4,67 9 1 8,67 9 9 6,00 10 1 9,67 50 28 40,68 259,140 12 85 236 296 7513

86 24 ABDULKAAİR KILIÇ 7F 12 8 9,33 5 5 3,33 7 3 6,00 3 6 1,00 11 9 8,00 10 10 6,67 48 41 34,33 254,923 13 86 241 303 7751

87 720 YİĞİTALP AKBOLAT 7A 11 6 9,00 10 0 10,00 7 3 6,00 1 2 0,33 1 2 0,33 15 3 14,00 45 16 39,66 254,457 21 87 242 305 7783

88 688 SALİH EMİN YÜKSEL 7C 8 9 5,00 6 4 4,67 6 2 5,33 2 2 1,33 12 5 10,33 8 2 7,33 42 24 33,99 254,393 11 88 243 306 7786

89 33 MAHMUT DEMİR 7 12 8 9,33 7 3 6,00 7 3 6,00 3 7 0,67 7 13 2,67 13 6 11,00 49 40 35,67 248,177 2 89 254 322 8153

90 272 EFE ŞAHİN 7 11 9 8,00 9 1 8,67 7 2 6,33 2 5 0,33 3 13 -1,33 17 3 16,00 49 33 38,00 247,870 3 90 257 325 8172

91 340 HASANBAKİ ÖZDEMİR 7B 8 12 4,00 7 3 6,00 6 4 4,67 5 5 3,33 8 12 4,00 15 5 13,33 49 41 35,33 246,853 19 91 258 327 8248

92 662 RABİA ŞAHİN 7B 13 6 11,00 8 2 7,33 4 4 2,67 4 2 3,33 4 8 1,33 12 7 9,67 45 29 35,33 242,640 20 92 264 334 8533

93 277 ELİF ARSLAN 7C 11 6 9,00 8 2 7,33 6 2 5,33 5 3 4,00 4 5 2,33 10 3 9,00 44 21 36,99 241,463 12 93 268 338 8617

94 165 MKAAN YÜKSEL 7D 9 11 5,33 8 2 7,33 5 5 3,33 4 2 3,33 6 11 2,33 14 6 12,00 46 37 33,65 235,177 11 94 280 356 9004
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95 703 SÜLEYMAN KABAY 7F 11 8 8,33 7 3 6,00 5 4 3,67 0 2 -0,67 15 5 13,33 38 22 30,66 231,897 14 95 284 362 9221

96 164 BARIŞ ÇALIŞ *N 7B 11 5 9,33 4 5 2,33 7 1 6,67 4 5 2,33 1 8 -1,67 15 5 13,33 42 29 32,32 230,793 21 96 288 366 9300

97 118 ARDA ENES ÇAĞLAYAN7B 9 10 5,67 6 4 4,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 13 5 11,33 7 13 2,67 42 45 27,00 230,470 22 97 290 368 9321

98 510 ENES KESKİN 7D 14 6 12,00 6 4 4,67 7 3 6,00 4 6 2,00 10 10 6,67 5 15 0,00 46 44 31,34 226,573 12 98 300 381 9562

99 590 NURSELİN ÇALIŞKAN 7C 12 6 10,00 6 4 4,67 4 2 3,33 3 7 0,67 6 6 4,00 7 3 6,00 38 28 28,67 225,307 13 99 304 385 9637

100 0 *      NA* *    N İ 7D 9 7 6,67 5 3 4,00 5 2 4,33 5 4 3,67 6 6 4,00 9 4 7,67 39 26 30,34 224,913 13 100 305 388 9665

101 717 YASİN YÜKS EL 7D 14 5 12,33 6 4 4,67 6 3 5,00 3 6 1,00 6 10 2,67 8 12 4,00 43 40 29,67 220,487 14 101 316 402 9945

102 80 AHMET ARİF ATMANLIOĞL7A 9 11 5,33 7 3 6,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 14 6 12,00 44 46 28,66 219,933 22 102 318 405 9978

103 145 ASLI GÜZEL 7C 10 4 8,67 5 4 3,67 4 3 3,00 5 1 4,67 5 8 2,33 9 6 7,00 38 26 29,34 219,433 14 103 319 406 10010

104 337 FURKAN ÜNAL 7A 10 10 6,67 7 3 6,00 5 5 3,33 1 1 0,67 6 9 3,00 11 8 8,33 40 36 28,00 217,573 23 104 324 413 10130

105 138 ŞEVVAL BOLAT 7D 9 10 5,67 5 3 4,00 1 3 0,00 6 4 4,67 7 6 5,00 10 9 7,00 38 35 26,34 217,537 15 105 325 414 10132

106 657 ÖMER KAAN NAZLIOĞLU7B 9 6 7,00 4 5 2,33 4 4 2,67 6 3 5,00 6 10 2,67 11 9 8,00 40 37 27,67 216,667 23 106 330 419 10176

107 713 YAĞMUR ALTUNBAŞ 7A 9 7 6,67 9 1 8,67 6 3 5,00 2 2 1,33 2 3 1,00 11 7 8,67 39 23 31,34 215,317 24 107 332 422 10264

108 121 GÜLHANIM SOLMAZ 7D 9 8 6,33 8 2 7,33 3 5 1,33 3 2 2,33 7 8 4,33 8 8 5,33 38 33 26,98 210,417 16 108 345 438 10647

109 489 MERVE CANOL 7B 9 8 6,33 8 2 7,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 13 5 11,33 37 28 27,65 209,557 24 109 349 443 10727

110 728 BURÇE ÖZBEK 7F 9 6 7,00 10 0 10,00 7 2 6,33 8 2 7,33 4 6 2,00 3 1 2,67 41 17 35,33 207,357 15 110 353 449 10875

111 288 ELMAS DUMAN 7D 11 6 9,00 8 2 7,33 5 5 3,33 4 6 2,00 7 10 3,67 6 11 2,33 41 40 27,66 205,190 17 111 357 454 11031

112 723 ZEYNEPSENA ŞAHİN 7C 8 11 4,33 6 4 4,67 6 4 4,67 6 4 4,67 5 7 2,67 10 9 7,00 41 39 28,01 204,640 15 112 360 457 11083

113 93 ALİEREN KILIÇ 7F 9 11 5,33 5 5 3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 8 12 4,00 10 10 6,67 39 51 22,00 201,093 16 113 369 469 11335

114 447 YUSUF SOYSAL 7C 11 6 9,00 6 1 5,67 6 1 5,67 4 5 2,33 4 16 -1,33 9 8 6,33 40 37 27,67 196,357 16 114 380 486 11709

115 423 ADEM İNCEOĞLU 7C 10 7 7,67 7 3 6,00 6 4 4,67 6 6 4,00 4 5 2,33 33 25 24,67 196,340 17 115 381 487 11713

116 341 HATİCE ŞİMŞEK 7B 7 6 5,00 6 2 5,33 8 1 7,67 5 4 3,67 2 4 0,67 9 8 6,33 37 25 28,67 195,217 25 116 384 490 11799

117 274 ELANEHİR ÖZÜPEK 7C 5 10 1,67 7 3 6,00 5 2 4,33 4 5 2,33 4 7 1,67 11 6 9,00 36 33 25,00 192,827 18 117 388 495 11966

118 422 MİTHATCAN ÖZEN 7E 7 13 2,67 7 3 6,00 3 7 0,67 3 7 0,67 6 12 2,00 12 8 9,33 38 50 21,34 192,100 15 118 389 496 12021

119 700 SENA  NUR KORKMAZ 7F 11 6 9,00 4 6 2,00 5 3 4,00 3 3 2,00 2 14 -2,67 11 7 8,67 36 39 23,00 190,517 17 119 391 501 12149

120 327 BÜŞRA AÇIKGÖZ 7F 10 8 7,33 6 4 4,67 3 5 1,33 5 3 4,00 3 11 -0,67 10 10 6,67 37 41 23,33 188,687 18 120 393 505 12281

121 666 RANA TURAN 7E 8 12 4,00 9 1 8,67 2 8 -0,67 4 2 3,33 4 6 2,00 9 11 5,33 36 40 22,66 184,527 16 121 404 519 12609

122 270 EDANUR ENİLERİ 7E 8 11 4,33 7 3 6,00 5 5 3,33 4 6 2,00 8 12 4,00 7 13 2,67 39 50 22,33 183,570 17 122 406 524 12703

123 721 ZEHRA GÖZÜBÜYÜK 7E 13 7 10,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 9 11 5,33 5 15 0,00 32 58 12,67 182,560 18 123 411 529 12785

124 217 BUĞRA KILINÇER 7E 14 6 12,00 6 3 5,00 5 4 3,67 3 5 1,33 4 7 1,67 4 16 -1,33 36 41 22,34 181,357 19 124 415 535 12874

125 483 MELİKE AKDOĞAN 7C 13 7 10,67 8 2 7,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 7 13 2,67 37 53 19,34 178,160 19 125 420 542 13140

126 677 RECEP EFE ŞİMŞEK 7D 9 11 5,33 5 5 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 4 9 1,00 9 9 6,00 33 48 17,00 175,317 18 126 426 551 13360

127 482 MELEK SUDE ÇETİNN 7E 13 5 11,33 7 3 6,00 4 5 2,33 1 1 0,67 4 12 0,00 5 15 0,00 34 41 20,33 172,640 20 127 433 558 13594

128 465 MEHMET ERBAŞ 7B 9 11 5,33 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 7 11 3,33 7 12 3,00 33 54 15,00 171,463 26 128 437 563 13692

129 85 AHMET EREN ÖCAL 7F 10 10 6,67 7 3 6,00 6 4 4,67 3 7 0,67 7 13 2,67 5 15 0,00 38 52 20,68 170,893 19 129 438 564 13735

130 507 ÖMER KAAN DAL 7D 10 10 6,67 4 5 2,33 5 5 3,33 5 5 3,33 1 4 -0,33 8 12 4,00 33 41 19,33 170,377 19 130 439 566 13772

131 86 AHMETERGİN BAL 7D 8 12 4,00 3 7 0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 3 9 0,00 10 10 6,67 32 50 15,34 166,120 20 131 449 578 14130

132 257 SUDENAZ UZUN 7D 8 5 6,33 5 5 3,33 3 7 0,67 2 5 0,33 5 15 0,00 8 11 4,33 31 48 14,99 163,657 21 132 455 584 14348

133 711 TUĞBA ÇETİNTAŞ 7C 12 6 10,00 5 5 3,33 3 5 1,33 4 4 2,67 2 9 -1,00 3 6 1,00 29 35 17,33 162,767 20 133 458 587 14433

134 331 FURKAN BEKDUR 7F 4 13 -0,33 7 2 6,33 5 2 4,33 6 3 5,00 5 11 1,33 8 10 4,67 35 41 21,33 162,620 20 134 461 590 14447

135 684 RUMEYSA YIRTICI 7 5 15 0,00 5 5 3,33 4 6 2,00 5 5 3,33 5 9 2,00 9 10 5,67 33 50 16,33 161,370 4 135 466 597 14558

136 561 NARİN UZUNER 7E 9 8 6,33 8 2 7,33 4 5 2,33 3 4 1,67 6 14 1,33 30 33 18,99 159,700 21 136 472 604 14697

137 71 AFRAZEYNEP HOROZ 7A 4 12 0,00 5 4 3,67 3 6 1,00 4 4 2,67 8 4 6,67 4 13 -0,33 28 43 13,68 155,943 25 137 479 615 15029

138 716 YASİN DOĞAN 7B 7 9 4,00 5 4 3,67 4 3 3,00 3 2 2,33 4 3 3,00 2 8 -0,67 25 29 15,33 152,560 27 138 485 624 15338

139 360 İBRAHİM EROL 7A 6 14 1,33 8 2 7,33 2 5 0,33 1 8 -1,67 5 9 2,00 7 9 4,00 29 47 13,32 152,390 26 139 486 626 15360

140 660 RABİA DAŞKIN 7C 10 8 7,33 7 3 6,00 4 6 2,00 1 8 -1,67 2 12 -2,00 6 12 2,00 30 49 13,66 145,183 21 140 508 659 16024

141 320 EREN GÖKOLU 7D 4 9 1,00 1 8 -1,67 4 5 2,33 4 2 3,33 4 6 2,00 5 8 2,33 22 38 9,32 139,227 22 141 529 688 16605
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

YOZGAT SORGUN Milli Egemenlik Ortaokulu 7. SINIF 1.DENEME 162 662 871 21906

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,71 6 3 5,13 6 4 4,48 4 5 2,83 7 10 3,89 10 9 6,87 44 38 30,91 224,640

Okul Ortalaması 11 7 9,00 7 3 5,84 6 3 4,69 4 4 3,06 9 7 6,24 12 7 9,61 49 32 38,44 264,260

KATILIMLAR

142 0 M  E LİH GR* İ E 7D 8 12 4,00 4 6 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 7 13 2,67 4 16 -1,33 30 60 10,01 138,947 23 142 530 689 16624

143 202 EMİRHAN SAMAROZ 7F 6 7 3,67 3 6 1,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 3 2,00 3 7 0,67 20 38 7,34 136,057 21 143 538 703 16903

144 223 BUĞRA TAŞÇI 7B 7 13 2,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 7 13 2,67 6 14 1,33 25 65 3,33 131,667 28 144 547 719 17328

145 354 HÜSEYİN YILMAZ 7A 5 15 0,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 5 15 0,00 8 12 4,00 28 62 7,33 129,200 27 145 552 727 17585

146 718 YAZEL DOĞAN 7 9 7 6,67 4 5 2,33 1 7 -1,33 3 5 1,33 1 7 -1,33 1 3 0,00 19 34 7,67 129,153 5 146 553 729 17591

147 502 ECRİN BOZKURT 7B 5 10 1,67 7 2 6,33 3 2 2,33 3 4 1,67 3 10 -0,33 4 10 0,67 25 38 12,34 128,677 29 147 557 733 17639

148 484 SEHER YILDIRIM 7B 6 14 1,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 6 14 1,33 7 13 2,67 26 64 4,66 128,507 30 148 559 735 17661

149 710 TAHASAMİ ÖSKAN 7A 7 13 2,67 6 4 4,67 7 3 6,00 1 1 0,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 30 52 12,68 124,440 28 149 567 748 18037

150 581 GÜL KIZILAY 7E 6 14 1,33 7 3 6,00 6 4 4,67 4 6 2,00 5 15 0,00 4 16 -1,33 32 58 12,67 122,067 22 150 572 755 18256

151 218 YASİN KİLİT 7E 7 13 2,67 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 12 1,00 4 16 -1,33 26 61 5,67 118,030 23 151 589 776 18637

152 685 SALİH AKYÜREK 7B 5 15 0,00 3 7 0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 3 16 -2,33 7 13 2,67 26 63 5,01 108,917 31 152 614 809 19481

153 21 ABDULKADİR EROL 7D 4 16 -1,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 3 6 1,00 6 12 2,00 2 11 -1,67 24 56 5,33 108,873 24 153 615 810 19486

154 339 HANİM AKKAYA 7F 9 11 5,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 6 1,00 3 17 -2,67 4 16 -1,33 26 63 4,99 108,057 22 154 616 813 19578

155 3 ABDULAZİZ ELAHMED 7D 5 15 0,00 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 5 15 0,00 4 15 -1,00 26 63 5,00 104,977 25 155 621 820 19798

156 108 BAŞAK ALPAYDIN 7A 6 14 1,33 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 25 65 3,34 103,920 29 156 626 826 19895

157 427 KASIM BULUT 7C 0 4 -1,33 5 4 3,67 2 7 -0,33 2 5 0,33 1 3 0,00 1 3 0,00 11 26 2,34 99,990 22 157 633 834 20224

158 381 TUĞBADİLEK EROL 7C 8 10 4,67 3 7 0,67 2 7 -0,33 3 7 0,67 1 18 -5,00 6 14 1,33 23 63 2,01 99,770 23 158 634 836 20244

159 91 NURULLAH ŞİMŞEK 7E 6 14 1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 16 -1,33 4 16 -1,33 24 66 2,00 97,453 24 159 636 838 20400

160 542 HAYRUNNİSA KANDEMİR7E 5 14 0,33 3 7 0,67 3 7 0,67 0 9 -3,00 4 16 -1,33 2 17 -3,67 17 70 -6,33 68,150 25 160 656 861 21597

161 503 ÜMMÜGÜLSÜM YAKIŞIKLI7D 4 14 -0,67 3 7 0,67 3 6 1,00 2 7 -0,33 4 15 -1,00 1 18 -5,00 17 67 -5,33 64,123 26 161 657 864 21675

162 516 MUHAMMET AKKAYA 7C 3 17 -2,67 6 4 4,67 3 7 0,67 0 10 -3,33 0 20 -6,67 4 16 -1,33 16 74 -8,66 37,613 24 162 660 869 21846
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