
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

YOZGAT SORGUN Milli Egemenlik Ortaokulu 6. SINIF 1.DENEME 152 662 920 20935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,92 7 3 5,82 6 4 4,31 4 5 2,88 5 8 2,17 6 8 3,31 35 34 23,41 202,600

Okul Ortalaması 8 6 5,50 8 2 7,06 6 3 5,37 4 4 2,96 6 6 3,88 7 6 5,19 39 27 29,96 239,750

KATILIMLAR

1 196 FATMA NUR YÖRÜK 6E 13 2 12,33 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 14 1 13,67 12 3 11,00 67 8 64,33 436,064 1 1 2 4 136

2 189 FATİH A CİĞER 6C 13 2 12,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 3 9,00 15 0 15,00 68 5 66,33 432,710 1 2 3 5 158

3 242 NAGEHAN SU FIRAT 6B 10 4 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 13 0 13,00 14 0 14,00 65 6 63,01 429,330 1 3 4 6 178

4 115 ELİFSUDE ARSLAN 6A 12 3 11,00 10 0 10,00 9 0 9,00 9 1 8,67 13 2 12,33 13 2 12,33 66 8 63,33 427,379 1 4 5 7 197

5 30 AYŞE HÖKELEKLİ 6E 12 2 11,33 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 11 2 10,33 13 2 12,33 64 8 61,32 411,264 2 5 7 13 335

6 351 HATİCE SU TORUN 6C 12 3 11,00 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 13 1 12,67 12 3 11,00 62 12 58,00 410,932 2 6 8 14 341

7 40 AZİZE ERBEK 6B 13 2 12,33 10 0 10,00 10 0 10,00 7 1 6,67 9 1 8,67 13 2 12,33 62 6 60,00 401,825 2 7 9 15 440

8 462 SENA KILINÇ 6D 10 5 8,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 12 3 11,00 12 3 11,00 63 12 59,00 391,888 1 8 11 17 567

9 387 NİSA COŞKUN 6D 12 2 11,33 10 0 10,00 8 1 7,67 9 1 8,67 10 3 9,00 12 3 11,00 61 10 57,67 389,116 2 9 13 19 595

10 382 KAYRA ŞENER 6A 14 1 13,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 2 9,33 60 7 57,68 388,349 2 10 14 20 611

11 124 ELİF ŞURA ŞENBAŞ 6E 10 5 8,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 13 2 12,33 11 4 9,67 60 15 55,00 384,553 3 11 15 21 666

12 209 GÜLCE ATABAŞ 6B 11 2 10,33 10 0 10,00 10 0 10,00 8 1 7,67 8 1 7,67 13 2 12,33 60 6 58,00 383,438 3 12 16 22 682

13 397 TUĞRUL DEMİRBİLEK 6F 10 3 9,00 10 0 10,00 6 3 5,00 7 2 6,33 10 2 9,33 13 1 12,67 56 11 52,33 376,891 1 13 18 27 808

14 402 GÖKTUĞ KAPLAN 6F 10 5 8,33 10 0 10,00 9 1 8,67 6 2 5,33 9 3 8,00 14 1 13,67 58 12 54,00 373,836 2 14 20 29 863

15 210 HAYRUNNİSA İNCEKARA6C 10 3 9,00 10 0 10,00 8 2 7,33 8 1 7,67 8 4 6,67 14 0 14,00 58 10 54,67 372,707 3 15 21 30 895

16 212 GÜLNUR DOĞAN 6D 12 2 11,33 9 1 8,67 6 4 4,67 7 3 6,00 9 3 8,00 12 2 11,33 55 15 50,00 366,323 3 16 25 36 1021

17 416 SİNANCAN TELLİ 6B 11 4 9,67 10 0 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 9 4 7,67 11 4 9,67 57 16 51,67 353,477 4 17 27 41 1291

18 190 FATİH KÜÇÜKALTAY 6C 13 2 12,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 6 7 3,67 12 3 11,00 59 14 54,34 352,883 4 18 28 42 1302

19 374 MUSTAFA BULUT 6F 9 3 8,00 10 0 10,00 7 2 6,33 7 1 6,67 6 1 5,67 14 1 13,67 53 8 50,34 350,704 3 19 29 43 1353

20 78 ECRİN YÜKSEL 6A 9 6 7,00 10 0 10,00 8 2 7,33 7 3 6,00 9 2 8,33 12 2 11,33 55 15 49,99 350,416 3 20 30 44 1364

21 396 NURSEL AKÇA 6B 13 2 12,33 9 0 9,00 9 1 8,67 8 0 8,00 8 2 7,33 8 4 6,67 55 9 52,00 348,597 5 21 31 45 1407

22 406 RAZİYE UĞURLUOĞLU 6C 10 5 8,33 10 0 10,00 10 0 10,00 5 5 3,33 9 3 8,00 11 4 9,67 55 17 49,33 342,727 5 22 34 50 1545

23 300 KUTAY ERSOY 6E 10 4 8,67 10 0 10,00 5 4 3,67 8 2 7,33 8 1 7,67 11 3 10,00 52 14 47,34 341,565 4 23 36 52 1572

24 315 MAHİ UĞURLUOĞLU 6A 11 3 10,00 8 2 7,33 6 4 4,67 6 3 5,00 7 2 6,33 12 2 11,33 50 16 44,66 338,098 4 24 38 54 1660

25 455 ZEYNEP KAYGISIZ 6B 11 4 9,67 9 1 8,67 10 0 10,00 4 3 3,00 9 3 8,00 10 5 8,33 53 16 47,67 337,715 6 25 39 55 1670

26 471 MUHAMMED E BULUT 6C 9 6 7,00 10 0 10,00 10 0 10,00 5 3 4,00 7 5 5,33 13 2 12,33 54 16 48,66 332,735 6 26 41 60 1812

27 291 KADİR ALP ERHAN 6E 10 4 8,67 10 0 10,00 6 4 4,67 7 1 6,67 7 2 6,33 11 3 10,00 51 14 46,34 330,734 5 27 44 63 1877

28 379 MUSTAFA DUMAN 6A 11 1 10,67 8 2 7,33 8 2 7,33 6 2 5,33 5 1 4,67 11 1 10,67 49 9 46,00 330,265 5 28 45 64 1892

29 150 ESİN YILMAZ 6D 8 6 6,00 7 3 6,00 6 2 5,33 3 4 1,67 10 1 9,67 12 3 11,00 46 19 39,67 327,619 4 29 46 66 1983

30 56 BİLAL YILDIRIM 6F 9 5 7,33 10 0 10,00 8 1 7,67 6 1 5,67 9 5 7,33 10 3 9,00 52 15 47,00 327,293 4 30 47 68 1996

31 437 YASİR ÇETİN 6A 9 4 7,67 10 0 10,00 6 3 5,00 0 1 -0,33 10 3 9,00 11 4 9,67 46 15 41,01 326,113 6 31 49 71 2037

32 230 HAYRUNNİSA KESKİN 6A 11 4 9,67 9 1 8,67 6 3 5,00 7 2 6,33 9 2 8,33 8 5 6,33 50 17 44,33 324,441 7 32 50 72 2082

33 491 SAMET EROĞLU 6A 6 9 3,00 9 1 8,67 4 6 2,00 7 3 6,00 12 3 11,00 11 4 9,67 49 26 40,34 320,868 8 33 52 76 2200

34 191 FATMAKÜBRA BÜYÜKYILMA6E 12 3 11,00 9 1 8,67 7 3 6,00 5 4 3,67 9 4 7,67 8 7 5,67 50 22 42,68 317,490 6 34 55 80 2346

35 411 SALİH ÇELİK 6B 12 3 11,00 9 1 8,67 8 1 7,67 4 4 2,67 7 6 5,00 10 4 8,67 50 19 43,68 317,439 7 35 56 81 2351

36 119 GİZEM GÜL YÜKSEL 6E 7 8 4,33 7 3 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 10 5 8,33 11 4 9,67 50 25 41,67 311,669 7 36 60 85 2566

37 358 MUHAMMED E KILINÇ 6F 10 5 8,33 7 2 6,33 8 2 7,33 6 2 5,33 8 2 7,33 8 3 7,00 47 16 41,65 309,332 5 37 61 86 2651

38 22 ALPEREN KABLAN 6B 6 6 4,00 8 1 7,67 5 3 4,00 9 1 8,67 8 2 7,33 11 3 10,00 47 16 41,67 308,106 8 38 62 89 2701

39 475 YUSUFEREN ERSAL 6D 8 6 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 2 2 1,33 10 3 9,00 10 5 8,33 45 21 37,99 306,572 5 39 65 92 2754

40 335 MEHMETEMİN ŞİMŞEK 6B 9 5 7,33 9 0 9,00 8 1 7,67 2 1 1,67 7 4 5,67 10 4 8,67 45 15 40,01 297,787 9 40 72 104 3110

41 134 ERKANEFE BAŞER 6A 9 6 7,00 8 1 7,67 5 4 3,67 6 4 4,67 10 4 8,67 8 7 5,67 46 26 37,35 295,833 9 41 73 106 3199

42 147 ESİLA ÖNCÜ 6F 9 6 7,00 9 1 8,67 7 3 6,00 2 1 1,67 10 4 8,67 8 7 5,67 45 22 37,68 295,041 6 42 74 107 3229

43 384 CAFER GÜLYAPRAK 6D 8 5 6,33 10 0 10,00 6 4 4,67 2 5 0,33 7 4 5,67 11 4 9,67 44 22 36,67 290,757 6 43 83 120 3421

44 4 AFRA EZGİ BAĞIRAN 6C 9 3 8,00 8 2 7,33 6 4 4,67 2 6 0,00 9 2 8,33 8 7 5,67 42 24 34,00 288,135 7 44 87 125 3543

45 464 ABDULLAH ŞAHBAZER6D 9 5 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 1 0 1,00 5 4 3,67 11 4 9,67 44 15 39,01 287,741 7 45 88 127 3564

46 50 BERKAY ALPARSLAN 6F 8 5 6,33 10 0 10,00 10 0 10,00 7 1 6,67 3 5 1,33 11 3 10,00 49 14 44,33 285,500 7 46 92 132 3659

47 208 GÖKÇE ZARARSIZ 6E 7 8 4,33 8 2 7,33 7 3 6,00 6 4 4,67 11 3 10,00 7 8 4,33 46 28 36,66 284,841 8 47 93 133 3688
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

YOZGAT SORGUN Milli Egemenlik Ortaokulu 6. SINIF 1.DENEME 152 662 920 20935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,92 7 3 5,82 6 4 4,31 4 5 2,88 5 8 2,17 6 8 3,31 35 34 23,41 202,600

Okul Ortalaması 8 6 5,50 8 2 7,06 6 3 5,37 4 4 2,96 6 6 3,88 7 6 5,19 39 27 29,96 239,750

KATILIMLAR

48 104 ELİF AKCAN 6A 8 5 6,33 8 2 7,33 8 2 7,33 6 1 5,67 8 5 6,33 8 6 6,00 46 21 38,99 284,286 10 48 94 135 3709

49 334 BUĞRA AVŞAR 6C 13 2 12,33 10 0 10,00 6 4 4,67 2 6 0,00 6 2 5,33 6 7 3,67 43 21 36,00 282,322 8 49 96 138 3786

50 20 AHSEN DOĞAN 6D 10 5 8,33 7 3 6,00 8 2 7,33 7 2 6,33 8 7 5,67 7 8 4,33 47 27 37,99 278,247 8 50 100 142 4000

51 367 MERT DEĞERLİ 6E 6 9 3,00 9 1 8,67 7 3 6,00 10 4 8,67 9 5 7,33 41 22 33,67 277,010 9 51 101 144 4055

52 353 YUNUSEMRE ARSLAN 6F 9 5 7,33 8 2 7,33 6 3 5,00 7 2 6,33 2 5 0,33 12 2 11,33 44 19 37,65 275,146 8 52 105 149 4159

53 343 ÖMER ERKÖY 6F 7 2 6,33 10 0 10,00 4 2 3,33 0 2 -0,67 7 1 6,67 8 3 7,00 36 10 32,66 274,502 9 53 106 150 4187

54 111 ELİF R AYDOĞAN 6C 9 4 7,67 9 1 8,67 5 5 3,33 6 3 5,00 5 10 1,67 11 4 9,67 45 27 36,01 272,379 9 54 107 153 4294

55 72 FEYZA ŞAHİN 6C 9 3 8,00 7 1 6,67 7 3 6,00 3 4 1,67 6 1 5,67 8 7 5,67 40 19 33,68 271,638 10 55 108 154 4329

56 101 ELİF AÇIKGÖZ 6C 8 5 6,33 8 0 8,00 7 2 6,33 5 2 4,33 8 3 7,00 6 6 4,00 42 18 35,99 271,341 11 56 109 155 4342

57 403 RAVZA YÜCEL 6B 8 7 5,67 9 1 8,67 7 3 6,00 6 4 4,67 4 9 1,00 12 3 11,00 46 27 37,01 268,470 10 57 114 164 4507

58 414 SERKAN ARSLAN 6E 8 7 5,67 7 3 6,00 10 0 10,00 4 6 2,00 10 5 8,33 6 9 3,00 45 30 35,00 268,176 10 58 115 165 4520

59 364 ENES KAYHAN 6D 12 3 11,00 10 0 10,00 9 1 8,67 3 1 2,67 1 0 1,00 8 7 5,67 43 12 39,01 267,667 9 59 116 166 4540

60 249 HİRANUR ÖCAL 6D 6 9 3,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 8 5 6,33 8 7 5,67 47 26 38,34 267,571 10 60 117 167 4548

61 294 KAĞANEYMEN ATABAŞ6B 8 4 6,67 9 1 8,67 8 1 7,67 7 3 6,00 5 8 2,33 9 6 7,00 46 23 38,34 264,664 11 61 119 170 4711

62 313 MERYEM NUR GÜRAN 6B 10 4 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 4 5 2,33 6 7 3,67 7 7 4,67 45 25 36,68 264,114 12 62 120 171 4737

63 372 MUSA KAAN SARIKAYA6D 9 5 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 3 2 2,33 6 7 3,67 6 3 5,00 43 18 37,00 261,079 11 63 123 175 4919

64 211 GÜLCE ATASEVER 6F 8 5 6,33 10 0 10,00 9 1 8,67 4 2 3,33 3 4 1,67 9 4 7,67 43 16 37,67 259,703 10 64 126 178 4999

65 359 AHMET YURTSEVEN 6C 8 7 5,67 7 3 6,00 6 4 4,67 5 3 4,00 5 3 4,00 9 4 7,67 40 24 32,01 259,026 12 65 127 179 5032

66 390 ALİRIZA ERDEN 6B 6 9 3,00 8 2 7,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 10 5 8,33 9 6 7,00 38 37 25,66 255,421 13 66 136 190 5254

67 518 SÜLEYMAN ÇELİK 6F 6 9 3,00 10 0 10,00 7 3 6,00 3 6 1,00 8 7 5,67 9 6 7,00 43 31 32,67 255,224 11 67 137 191 5264

68 16 AHSENAZRA ARSLAN 6A 11 2 10,33 9 1 8,67 7 2 6,33 5 2 4,33 5 4 3,67 4 7 1,67 41 18 35,00 253,648 11 68 141 196 5348

69 75 EBRAR KOLDAŞ 6F 6 6 4,00 8 0 8,00 3 4 1,67 3 2 2,33 6 3 5,00 9 4 7,67 35 19 28,67 250,396 12 69 147 203 5541

70 461 ZEYNEP AYGÜL 6B 5 6 3,00 10 0 10,00 4 1 3,67 0 2 -0,67 9 4 7,67 5 2 4,33 33 15 28,00 243,386 14 70 158 222 5979

71 473 ZEYNEP YEŞİL 6B 4 9 1,00 6 2 5,33 7 3 6,00 3 5 1,33 9 3 8,00 7 6 5,00 36 28 26,66 238,017 15 71 167 233 6326

72 442 YUNUS EMRE DEMİR 6E 7 4 5,67 10 0 10,00 7 2 6,33 6 3 5,00 2 2 1,33 7 4 5,67 39 15 34,00 237,853 11 72 168 235 6340

73 457 ZEYNEPBUSE KÖKSAL 6A 8 7 5,67 8 2 7,33 9 1 8,67 5 4 3,67 4 3 3,00 6 5 4,33 40 22 32,67 237,637 12 73 169 236 6351

74 389 NİSANUR ŞAHAN 6F 7 4 5,67 7 2 6,33 7 1 6,67 3 2 2,33 3 3 2,00 8 4 6,67 35 16 29,67 235,675 13 74 172 241 6503

75 425 VOLKAN EROL 6D 3 2 2,33 9 1 8,67 7 1 6,67 2 4 0,67 8 4 6,67 6 7 3,67 35 19 28,68 233,052 12 75 176 247 6684

76 419 BURAK AKKAY 6E 7 8 4,33 6 4 4,67 7 3 6,00 2 6 0,00 3 8 0,33 12 3 11,00 37 32 26,33 232,580 12 76 177 249 6728

77 371 MUHAMMED ÇETİN 6F 9 4 7,67 7 3 6,00 6 4 4,67 4 2 3,33 5 3 4,00 5 8 2,33 36 24 28,00 231,830 14 77 179 253 6780

78 66 HÜSEYİN TEKİN 6C 9 6 7,00 9 1 8,67 6 4 4,67 3 7 0,67 5 10 1,67 8 7 5,67 40 35 28,35 230,705 13 78 180 255 6850

79 249 YAŞAR KARSLI 6D 9 5 7,33 7 3 6,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 7 7 4,67 7 8 4,33 35 38 22,33 229,355 13 79 183 259 6959

80 205 GAMZE KÖKLÜ 6A 7 7 4,67 7 3 6,00 6 4 4,67 7 2 6,33 5 8 2,33 7 5 5,33 39 29 29,33 228,348 13 80 187 265 7020

81 383 MUSTAFA YILDIZ 6E 8 4 6,67 9 1 8,67 6 1 5,67 4 3 3,00 5 3 4,00 3 4 1,67 35 16 29,68 228,087 13 81 188 266 7041

82 420 ŞÜHEDA ERBEK 6B 6 5 4,33 6 4 4,67 8 2 7,33 5 4 3,67 6 2 5,33 5 8 2,33 36 25 27,66 225,460 16 82 196 277 7259

83 64 CEYLİN GÜZEL 6C 9 6 7,00 9 1 8,67 6 4 4,67 4 6 2,00 6 6 4,00 5 10 1,67 39 33 28,01 225,328 14 83 197 278 7267

84 94 AYŞEGÜL DOĞAN 6D 8 7 5,67 7 3 6,00 6 4 4,67 5 5 3,33 6 9 3,00 7 8 4,33 39 36 27,00 225,017 14 84 199 280 7290

85 424 ÜMMÜGÜLSÜM SEVGİ 6D 8 4 6,67 6 4 4,67 6 2 5,33 1 4 -0,33 3 8 0,33 9 5 7,33 33 27 24,00 218,868 15 85 211 296 7767

86 373 MEHMET CENGZ 6C 6 9 3,00 7 3 6,00 5 5 3,33 6 4 4,67 6 7 3,67 7 7 4,67 37 35 25,34 216,778 15 86 216 304 7927

87 175 YİĞİTMERT GÜNGÖRMEZ6D 9 6 7,00 7 2 6,33 6 4 4,67 4 6 2,00 6 8 3,33 5 10 1,67 37 36 25,00 214,386 16 87 220 313 8107

88 48 BATUHAN AFŞAR 6D 10 5 8,33 8 2 7,33 7 3 6,00 4 5 2,33 4 9 1,00 5 9 2,00 38 33 26,99 211,743 17 88 224 323 8343

89 152 ESMANUR PARLAK 6B 9 4 7,67 8 2 7,33 5 3 4,00 4 5 2,33 7 8 4,33 33 22 25,66 211,453 17 89 225 324 8374

90 460 ZEYNEP S KAYA 6C 10 5 8,33 7 3 6,00 5 4 3,67 3 6 1,00 4 9 1,00 6 8 3,33 35 35 23,33 209,543 16 90 231 330 8539

91 880 EDANUR AYKAÇ 6F 6 8 3,33 9 1 8,67 6 3 5,00 2 4 0,67 6 5 4,33 5 7 2,67 34 28 24,67 209,076 15 91 232 333 8577

92 281 İREM U DURGEL 6A 11 3 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 1 3 0,00 3 5 1,33 3 10 -0,33 35 24 27,00 208,078 14 92 236 338 8652

93 254 HİRANUR ÖZEN 6A 7 6 5,00 6 3 5,00 8 1 7,67 1 7 -1,33 7 6 5,00 4 8 1,33 33 31 22,67 207,681 15 93 237 339 8686

94 352 MİRAÇ ÇALIŞKAN 6E 7 7 4,67 9 1 8,67 7 2 6,33 6 4 4,67 4 9 1,00 5 6 3,00 38 29 28,34 205,694 14 94 243 347 8843

                                                2 / 4



OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

YOZGAT SORGUN Milli Egemenlik Ortaokulu 6. SINIF 1.DENEME 152 662 920 20935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,92 7 3 5,82 6 4 4,31 4 5 2,88 5 8 2,17 6 8 3,31 35 34 23,41 202,600

Okul Ortalaması 8 6 5,50 8 2 7,06 6 3 5,37 4 4 2,96 6 6 3,88 7 6 5,19 39 27 29,96 239,750

KATILIMLAR

95 366 F *KAN EROL 6A 8 5 6,33 8 2 7,33 4 3 3,00 3 7 0,67 2 12 -2,00 9 6 7,00 34 35 22,33 198,562 16 95 258 369 9477

96 443 YUSUF BAKİ MERMERKAYA6F 6 7 3,67 9 1 8,67 8 2 7,33 2 6 0,00 2 4 0,67 7 7 4,67 34 27 25,01 197,957 16 96 259 370 9518

97 419 AKİF ERDEN 6B 6 9 3,00 8 2 7,33 6 4 4,67 4 6 2,00 5 10 1,67 7 8 4,33 36 39 23,00 196,325 18 97 263 376 9679

98 395 NURHAYAT YILDIRIM 6B 5 8 2,33 7 3 6,00 7 3 6,00 2 5 0,33 3 1 2,67 5 2 4,33 29 22 21,66 195,791 19 98 265 379 9722

99 28 RABİA ÖZBEN 6A 6 7 3,67 8 1 7,67 9 1 8,67 1 4 -0,33 4 6 2,00 5 7 2,67 33 26 24,35 194,549 17 99 268 383 9824

100 169 ESRA ÖZTÜRK 6A 7 8 4,33 8 2 7,33 7 3 6,00 3 7 0,67 2 11 -1,67 8 4 6,67 35 35 23,33 192,765 18 100 276 392 9967

101 200 FATMAZEHRA ALKANAT6E 7 8 4,33 9 1 8,67 5 5 3,33 4 5 2,33 4 7 1,67 5 8 2,33 34 34 22,66 191,585 15 101 279 397 10066

102 246 GÖKNUR YILDIRIM 6E 10 5 8,33 6 4 4,67 5 5 3,33 4 6 2,00 3 12 -1,00 6 9 3,00 34 41 20,33 189,315 16 102 289 413 10280

103 349 DUHAN YILMAZ 6E 7 8 4,33 8 2 7,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 3 8 0,33 7 8 4,33 34 37 21,65 189,264 17 103 290 414 10285

104 297 KERİMENUR ÖNAN 6F 7 5 5,33 9 1 8,67 6 2 5,33 0 4 -1,33 2 3 1,00 5 7 2,67 29 22 21,67 189,112 17 104 295 419 10312

105 350 YAĞMURSENA SAMAROZ6D 7 8 4,33 8 2 7,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 7 1,67 7 8 4,33 31 40 17,66 188,905 18 105 296 420 10331

106 76 ECRİN NİSA AFŞAR 6F 6 9 3,00 6 4 4,67 5 5 3,33 2 5 0,33 4 7 1,67 7 8 4,33 30 38 17,33 182,807 18 106 312 445 10935

107 284 KAAN KIZILKAYA 6C 8 5 6,33 7 3 6,00 5 5 3,33 4 6 2,00 4 6 2,00 28 25 19,66 180,911 17 107 319 458 11137

108 449 YASİN AKOĞUL 6E 8 7 5,67 6 4 4,67 6 4 4,67 5 4 3,67 4 8 1,33 4 11 0,33 33 38 20,34 180,308 18 108 322 461 11190

109 6 AHMET ENES ATASEVER6F 7 6 5,00 9 1 8,67 6 4 4,67 3 0 3,00 1 9 -2,00 6 7 3,67 32 27 23,01 179,272 19 109 329 468 11291

110 452 YÜSRA YAŞAR 6C 5 8 2,33 7 3 6,00 4 5 2,33 4 4 2,67 3 9 0,00 7 5 5,33 30 34 18,66 178,948 18 110 331 470 11329

111 109 ELİF SİPAHİ 6C 5 9 2,00 9 1 8,67 7 3 6,00 5 5 3,33 4 6 2,00 4 9 1,00 34 33 23,00 178,517 19 111 334 473 11375

112 436 YASİR ALPAYDIN 6A 5 9 2,00 7 3 6,00 7 3 6,00 4 5 2,33 6 6 4,00 3 10 -0,33 32 36 20,00 176,951 19 112 343 483 11556

113 369 OSMAN ÇANKAYA 6A 4 10 0,67 8 2 7,33 8 2 7,33 3 6 1,00 4 9 1,00 6 7 3,67 33 36 21,00 174,205 20 113 355 500 11822

114 399 ÖMERTOPRAK KARA 6B 8 7 5,67 9 1 8,67 5 5 3,33 4 6 2,00 4 11 0,33 4 11 0,33 34 41 20,33 173,679 20 114 356 502 11873

115 377 FATMA KILIÇ 6D 6 9 3,00 6 4 4,67 6 4 4,67 6 4 4,67 4 11 0,33 5 10 1,67 33 42 19,01 167,209 19 115 374 532 12582

116 429 YAĞMUR ÇAMLIDAG 6A 6 7 3,67 7 2 6,33 7 2 6,33 5 3 4,00 4 9 1,00 2 8 -0,67 31 31 20,66 165,993 21 116 380 539 12703

117 187 FATIMA BAŞOL 6D 5 10 1,67 8 2 7,33 7 3 6,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 7 8 4,33 33 42 19,00 164,748 20 117 384 546 12827

118 127 ERDEM GÜNDÜZ 6D 5 7 2,67 9 1 8,67 4 3 3,00 0 4 -1,33 4 5 2,33 3 8 0,33 25 28 15,67 161,637 21 118 394 561 13152

119 380 MUSTAFA ZARARSIZ 6B 7 8 4,33 8 2 7,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 4 11 0,33 4 11 0,33 32 43 17,65 160,692 21 119 398 566 13255

120 310 KÜRŞAD ÇETİN 6F 7 8 4,33 6 4 4,67 4 6 2,00 5 5 3,33 5 10 1,67 3 12 -1,00 30 45 15,00 158,432 20 120 411 580 13535

121 385 NEVA TOTUN 6E 4 10 0,67 7 3 6,00 6 4 4,67 6 8 3,33 4 11 0,33 27 36 15,00 158,432 19 120 411 580 13535

122 432 ARDA İNCEOĞLU 6A 2 13 -2,33 7 3 6,00 7 3 6,00 5 10 1,67 6 7 3,67 27 36 15,01 152,082 22 122 426 606 14188

123 296 KEREM ÇALIŞKAN 6C 7 8 4,33 7 3 6,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 11 0,33 5 10 1,67 27 48 11,00 151,997 20 123 428 608 14204

124 204 FİRDEVS ÇİLİBİŞ 6B 7 7 4,67 3 6 1,00 4 4 2,67 1 6 -1,00 5 6 3,00 2 10 -1,33 22 39 9,01 150,644 22 124 433 617 14363

125 8 AHMETMUSAB BÖLÜKBAŞI6A 4 3 3,00 7 2 6,33 5 4 3,67 1 0 1,00 1 2 0,33 1 2 0,33 19 13 14,66 149,396 23 125 441 626 14511

126 289 KADİRADEM BEKDUP 6D 1 9 -2,00 5 4 3,67 0 6 -2,00 2 4 0,67 4 6 2,00 7 6 5,00 19 35 7,34 145,661 22 126 455 646 14929

127 25 MUHAMED ATABAŞ 6C 5 10 1,67 5 5 3,33 5 5 3,33 4 6 2,00 4 11 0,33 5 10 1,67 28 47 12,33 145,563 21 127 456 647 14940

128 162 TUNAHAN CANSEV 6C 4 9 1,00 7 3 6,00 5 5 3,33 5 3 4,00 3 7 0,67 3 11 -0,67 27 38 14,33 138,993 22 128 478 680 15602

129 278 İREM BETÜL DÜŞÜNCELİ6D 6 9 3,00 6 4 4,67 3 7 0,67 5 5 3,33 4 10 0,67 3 12 -1,00 27 47 11,34 138,682 23 129 482 684 15631

130 286 KAAN ŞAHBAZ 6E 5 8 2,33 5 5 3,33 7 2 6,33 0 2 -0,67 4 9 1,00 2 8 -0,67 23 34 11,65 137,989 20 130 486 688 15698

131 438 YAŞARBERAT BOY AZ 6D 3 12 -1,00 3 7 0,67 7 3 6,00 3 7 0,67 5 10 1,67 5 10 1,67 26 49 9,68 135,852 24 131 489 691 15933

132 370 M ÖMER KARABULUT 6B 6 9 3,00 9 1 8,67 5 5 3,33 3 7 0,67 2 13 -2,33 4 10 0,67 29 45 14,01 133,124 23 132 502 706 16190

133 345 MEHMET UYAR 6E 2 12 -2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 6 9 3,00 6 9 3,00 21 53 3,34 132,551 21 133 506 710 16262

134 325 MAHMUT ULUS 6D 6 9 3,00 5 5 3,33 6 4 4,67 3 7 0,67 1 14 -3,67 6 9 3,00 27 48 11,00 129,265 25 134 519 730 16602

135 32 ALİ GÜNAYDIN 6D 4 5 2,33 4 4 2,67 8 2 7,33 3 4 1,67 0 8 -2,67 3 6 1,00 22 29 12,33 126,092 26 135 529 743 16921

136 344 MEHMET SOMER 6B 5 8 2,33 6 3 5,00 6 4 4,67 2 1 1,67 3 10 -0,33 2 12 -2,00 24 38 11,34 123,816 24 136 534 753 17130

137 166 BERAT SAMAROZ 6A 6 8 3,33 6 3 5,00 4 6 2,00 3 6 1,00 1 7 -1,33 2 8 -0,67 22 38 9,33 123,722 24 137 536 755 17143

138 365 ENES YILDIZ 6E 1 1 0,67 2 3 1,00 2 0 2,00 0 1 -0,33 2 1 1,67 7 6 5,01 119,956 22 138 547 768 17518

139 401 RABİA YILMAZ 6F 5 9 2,00 4 5 2,33 2 7 -0,33 1 8 -1,67 4 10 0,67 3 10 -0,33 19 49 2,67 116,017 21 139 560 785 17887

140 361 MUHAMMED ÖZBEN 6E 3 12 -1,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 3 12 -1,00 6 9 3,00 22 53 4,33 114,900 23 140 565 791 17980

141 441 YUNUSEM E BULUT 6C 6 9 3,00 5 5 3,33 5 4 3,67 4 6 2,00 2 13 -2,33 3 12 -1,00 25 49 8,67 113,332 23 141 570 797 18115
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

YOZGAT SORGUN Milli Egemenlik Ortaokulu 6. SINIF 1.DENEME 152 662 920 20935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,92 7 3 5,82 6 4 4,31 4 5 2,88 5 8 2,17 6 8 3,31 35 34 23,41 202,600

Okul Ortalaması 8 6 5,50 8 2 7,06 6 3 5,37 4 4 2,96 6 6 3,88 7 6 5,19 39 27 29,96 239,750

KATILIMLAR

142 454 YUNUS GÜZEL 6C 3 12 -1,00 5 5 3,33 5 5 3,33 0 10 -3,33 3 12 -1,00 6 9 3,00 22 53 4,33 112,491 24 142 575 803 18190

143 27 ASUMAN KARIMZADE 6F 3 9 0,00 8 2 7,33 4 5 2,33 0 7 -2,33 3 10 -0,33 3 10 -0,33 21 43 6,67 110,344 22 143 582 813 18368

144 363 EMRE ŞAHİNER 6F 1 12 -3,00 5 4 3,67 5 3 4,00 4 6 2,00 6 9 3,00 1 11 -2,67 22 45 7,00 109,541 23 144 585 817 18428

145 148 BEYZA DAŞTAN 6E 3 12 -1,00 8 2 7,33 6 4 4,67 3 7 0,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 26 49 9,67 106,821 24 145 591 823 18664

146 421 NİLÜFER YILMAZ 6C 5 10 1,67 5 5 3,33 3 7 0,67 5 5 3,33 3 12 -1,00 2 13 -2,33 23 52 5,67 103,645 25 146 597 831 18885

147 1 SAMET DOĞANÇ* 6A 4 11 0,33 1 9 -2,00 4 4 2,67 3 7 0,67 4 11 0,33 1 5 -0,67 17 47 1,33 103,140 25 147 599 833 18920

148 398 ÖMERFARUK YAZAR 6B 5 10 1,67 6 4 4,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 12 -2,00 3 12 -1,00 22 52 4,68 100,602 25 148 602 836 19101

149 413 SELAHATTİN DURMAZ 6B 6 9 3,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 1 12 -3,00 21 52 3,66 99,733 26 149 604 838 19157

150 220 ANILBUR A KÜNBETLİ 6A 1 10 -2,33 4 5 2,33 3 5 1,33 4 3 3,00 3 11 -0,67 2 8 -0,67 17 42 2,99 91,179 26 150 622 862 19697

151 65 BERKAY ÖZEN 6A 2 5 0,33 2 4 0,67 0 4 -1,33 3 4 1,67 1 3 0,00 0 7 -2,33 8 27 -0,99 88,602 27 151 629 871 19856

152 346 MELİH BERK E 6E 4 11 0,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 16 59 -3,67 81,964 25 152 636 881 20163
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