
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

YOZGAT SORGUN Milli Egemenlik Ortaokulu 5. SINIF 1.DENEME 145 627 868 20933

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 7 5,35 6 4 4,70 5 4 3,96 4 5 2,79 6 7 3,23 6 7 3,99 35 33 24,02 214,030

Okul Ortalaması 8 6 6,23 7 3 5,66 5 4 4,11 4 5 2,79 6 6 4,27 9 5 6,88 40 29 29,94 252,340

KATILIMLAR

1 505 MEHMETSAİD ÇELİK 5A 13 2 12,33 9 1 8,67 7 2 6,33 6 4 4,67 14 1 13,67 15 0 15,00 64 10 60,67 446,410 1 1 1 2 104

2 532 MUHAMMED KARADOĞAN5E 11 4 9,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 12 2 11,33 14 1 13,67 67 7 64,67 425,821 1 2 5 7 298

3 578 SELİM ATİK 5A 10 5 8,33 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 14 0 14,00 14 1 13,67 63 11 59,34 424,393 2 3 7 9 327

4 61 ALPEREN KILINÇ 5F 13 2 12,33 9 1 8,67 7 3 6,00 6 3 5,00 12 2 11,33 14 0 14,00 61 11 57,33 419,870 1 4 8 10 371

5 258 FURKAN KARTAL 5C 11 4 9,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 12 2 11,33 13 2 12,33 64 10 60,67 409,794 1 5 10 12 531

6 307 HALİMYUSUF KILINÇ 5B 10 5 8,33 8 2 7,33 7 3 6,00 6 4 4,67 14 1 13,67 13 2 12,33 58 17 52,33 398,168 1 6 15 17 723

7 548 MUSTAFA KOÇ K 5E 10 3 9,00 9 1 8,67 8 0 8,00 9 1 8,67 10 1 9,67 14 1 13,67 60 7 57,68 396,598 2 7 16 18 760

8 232 ESMA GEDİK 5C 11 3 10,00 7 2 6,33 6 0 6,00 9 0 9,00 10 1 9,67 14 0 14,00 57 6 55,00 396,559 2 8 17 19 761

9 528 MUHAMMET E TAŞKIN 5D 10 5 8,33 9 1 8,67 9 0 9,00 9 1 8,67 11 2 10,33 13 2 12,33 61 11 57,33 390,597 1 9 19 21 870

10 547 MUSTAFAER AĞIR 5E 11 2 10,33 8 2 7,33 7 3 6,00 6 4 4,67 10 0 10,00 14 1 13,67 56 12 52,00 389,633 3 10 20 22 894

11 70 AMİNE KULUMAN 5C 11 4 9,67 7 3 6,00 5 1 4,67 8 1 7,67 9 1 8,67 15 0 15,00 55 10 51,68 385,926 3 11 21 25 984

12 606 ŞEVVAL YARAR 5F 12 1 11,67 7 3 6,00 7 1 6,67 8 1 7,67 10 2 9,33 11 3 10,00 55 11 51,34 372,843 2 12 24 31 1270

13 240 EYLÜL BERA ŞENGÖZ 5F 9 5 7,33 9 1 8,67 7 2 6,33 6 1 5,67 11 3 10,00 13 2 12,33 55 14 50,33 367,537 3 13 27 34 1402

14 126 BERAT KILINÇ 5B 11 4 9,67 8 2 7,33 6 4 4,67 9 1 8,67 10 3 9,00 12 3 11,00 56 17 50,34 365,919 2 14 31 38 1449

15 129 BERNA ŞİMŞEK 5C 13 1 12,67 9 1 8,67 7 1 6,67 4 2 3,33 7 4 5,67 13 1 12,67 53 10 49,68 361,838 4 15 34 42 1568

16 36 YUNUSEMRE YOZGAT 5C 8 5 6,33 6 3 5,00 9 0 9,00 7 3 6,00 10 3 9,00 14 1 13,67 54 15 49,00 360,589 5 16 35 44 1604

17 47 ALMİLA KILIÇ 5D 11 3 10,00 8 1 7,67 7 3 6,00 4 5 2,33 11 1 10,67 11 4 9,67 52 17 46,34 358,973 2 17 36 45 1668

18 83 AYDANUR YÜKSEL 5F 11 4 9,67 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 11 4 9,67 10 5 8,33 57 18 51,00 357,679 4 18 37 46 1709

19 251 F SAMET ÖZDEMİR 5D 11 4 9,67 9 1 8,67 7 2 6,33 4 6 2,00 8 4 6,67 14 1 13,67 53 18 47,01 353,973 3 19 42 52 1814

20 206 EMİ   UTKU TÜZ NER 5F 11 4 9,67 10 0 10,00 7 1 6,67 6 4 4,67 11 2 10,33 9 5 7,33 54 16 48,67 350,510 5 20 47 57 1948

21 487 LİNA YÜKSEL 5E 9 5 7,33 9 1 8,67 7 0 7,00 8 1 7,67 8 3 7,00 13 2 12,33 54 12 50,00 349,231 4 21 50 60 1998

22 311 HAMZA ENES KOÇAK 5A 9 6 7,00 9 1 8,67 6 4 4,67 9 1 8,67 11 4 9,67 11 4 9,67 55 20 48,35 348,101 3 22 52 62 2036

23 689 YUSUF EREN ÖZDEMİR5C 10 4 8,67 6 3 5,00 7 1 6,67 6 2 5,33 10 2 9,33 11 3 10,00 50 15 45,00 345,161 6 23 54 65 2144

24 466 KAYRA PAŞAOĞLU 5C 10 1 9,67 7 2 6,33 4 0 4,00 10 0 10,00 11 1 10,67 7 3 6,00 49 7 46,67 344,070 7 24 55 66 2180

25 550 MÜNEVVER TÜRCAN 5D 9 6 7,00 9 1 8,67 7 3 6,00 5 4 3,67 9 3 8,00 13 2 12,33 52 19 45,67 342,491 4 25 57 68 2241

26 184 ELİF İKRA ÇİFCİ 5C 9 3 8,00 7 2 6,33 5 2 4,33 8 1 7,67 9 1 8,67 11 2 10,33 49 11 45,33 342,045 8 26 58 69 2262

27 38 KAĞAN ÇETİNGZ 5F 8 3 7,00 8 1 7,67 4 4 2,67 9 1 8,67 9 1 8,67 11 1 10,67 49 11 45,35 340,231 6 27 60 72 2330

28 426 AHMET PİKER 5A 10 5 8,33 7 3 6,00 8 2 7,33 5 5 3,33 10 5 8,33 12 3 11,00 52 23 44,32 340,107 4 28 62 74 2336

29 142 CEMİLE KAYHAN 5C 9 4 7,67 9 1 8,67 6 3 5,00 6 3 5,00 9 2 8,33 11 3 10,00 50 16 44,67 334,308 9 29 67 79 2558

30 537 YUŞA ÇETİNGÖZ 5F 8 6 6,00 7 3 6,00 6 2 5,33 5 3 4,00 12 1 11,67 10 4 8,67 48 19 41,67 334,062 7 30 68 80 2574

31 53 BZÜLEYH A SOYSAL 5A 12 3 11,00 9 1 8,67 3 6 1,00 6 4 4,67 10 5 8,33 10 5 8,33 50 24 42,00 334,019 5 31 69 81 2576

32 654 YAĞMUR EROL 5A 10 5 8,33 8 2 7,33 5 4 3,67 7 3 6,00 10 2 9,33 10 5 8,33 50 21 42,99 331,799 6 32 71 83 2651

33 349 İDİL İPAR SADEF 5A 10 5 8,33 10 0 10,00 7 2 6,33 8 2 7,33 6 7 3,67 13 2 12,33 54 18 47,99 328,324 7 33 74 89 2781

34 715 ZEYNEP BARIŞ 5C 8 4 6,67 6 2 5,33 8 1 7,67 8 0 8,00 8 2 7,33 11 3 10,00 49 12 45,00 325,832 10 34 78 93 2871

35 691 YUSUFEYMEN IRMAK 5F 9 6 7,00 9 1 8,67 7 3 6,00 4 6 2,00 9 4 7,67 12 3 11,00 50 23 42,34 325,650 8 35 79 94 2878

36 194 ELİF SU BAŞOL 5F 10 4 8,67 8 2 7,33 7 3 6,00 9 3 8,00 11 3 10,00 45 15 40,00 323,414 9 36 82 97 2981

37 695 YUSUF ÇETİN 5C 9 6 7,00 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 8 5 6,33 11 4 9,67 52 21 45,00 319,962 11 37 86 102 3133

38 112 AYŞENUR BEKDUR 5E 10 5 8,33 9 1 8,67 8 2 7,33 3 7 0,67 8 6 6,00 12 3 11,00 50 24 42,00 319,408 5 38 88 104 3156

39 566 ONUR AKIN 5C 11 3 10,00 7 3 6,00 5 5 3,33 8 2 7,33 8 5 6,33 10 5 8,33 49 23 41,32 317,055 12 39 90 106 3265

40 332 ECRİN ÇAM 5A 8 7 5,67 6 4 4,67 8 2 7,33 7 3 6,00 10 2 9,33 10 5 8,33 49 23 41,33 316,682 8 40 91 107 3278

41 542 MURAT CAN YILMAZ 5E 10 5 8,33 3 7 0,67 8 2 7,33 5 2 4,33 7 5 5,33 13 2 12,33 46 23 38,32 314,946 6 41 96 112 3365

42 631 TAYYİP KOÇ 5B 9 4 7,67 9 1 8,67 7 2 6,33 8 1 7,67 5 4 3,67 12 3 11,00 50 15 45,01 312,412 3 42 99 117 3491

43 37 AHMET EREN ATASEVER5B 11 3 10,00 7 3 6,00 7 3 6,00 2 5 0,33 7 6 5,00 12 3 11,00 46 23 38,33 311,704 4 43 100 118 3525

44 552 NEHİR ŞAHİN 5C 7 5 5,33 8 1 7,67 7 2 6,33 6 2 5,33 7 2 6,33 11 2 10,33 46 14 41,32 306,580 13 44 107 127 3723

45 597 ŞEVVAL DARI 5B 10 5 8,33 7 3 6,00 4 6 2,00 4 6 2,00 10 5 8,33 10 5 8,33 45 30 34,99 305,896 5 45 109 129 3755

46 472 KORAY AKSUNGUR 5B 10 5 8,33 8 2 7,33 5 5 3,33 7 3 6,00 6 7 3,67 12 3 11,00 48 25 39,66 302,577 6 46 111 134 3901

47 693 YUSUF KOÇAK 5 11 4 9,67 6 4 4,67 7 3 6,00 7 2 6,33 8 1 7,67 7 7 4,67 46 21 39,01 299,939 1 47 112 135 4036
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Genel Ortalama 8 7 5,35 6 4 4,70 5 4 3,96 4 5 2,79 6 7 3,23 6 7 3,99 35 33 24,02 214,030

Okul Ortalaması 8 6 6,23 7 3 5,66 5 4 4,11 4 5 2,79 6 6 4,27 9 5 6,88 40 29 29,94 252,340

KATILIMLAR

48 571 RÜVEYDA YALINIZ 5E 10 4 8,67 8 1 7,67 10 0 10,00 6 2 5,33 7 3 6,00 7 4 5,67 48 14 43,34 299,567 7 48 113 136 4056

49 116 AZRA ALTUN BAŞ 5A 9 5 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 7 2 6,33 5 7 2,67 12 1 11,67 48 20 41,33 299,271 9 49 115 138 4073

50 250 EZGİ YEŞİL 5A 6 9 3,00 10 0 10,00 5 4 3,67 8 2 7,33 10 5 8,33 10 5 8,33 49 25 40,66 299,248 10 50 116 139 4075

51 448 İKRANUR ATAK 5E 11 2 10,33 8 1 7,67 9 0 9,00 5 3 4,00 5 4 3,67 8 4 6,67 46 14 41,34 291,940 8 51 124 157 4469

52 135 BUSENAZ ÖZDEMİR 5C 9 2 8,33 9 1 8,67 3 4 1,67 6 3 5,00 7 4 5,67 8 3 7,00 42 17 36,34 287,522 14 52 129 164 4709

53 73 BENGÜSU BALDEMİR 5F 12 3 11,00 7 3 6,00 5 5 3,33 4 6 2,00 9 6 7,00 7 8 4,33 44 31 33,66 285,967 10 53 133 168 4787

54 535 TALHA SAÇLI 5B 11 4 9,67 8 2 7,33 9 1 8,67 2 8 -0,67 6 7 3,67 10 5 8,33 46 27 37,00 285,467 7 54 134 169 4816

55 428 HARUN SEFA UÇAR 5A 11 4 9,67 7 3 6,00 5 4 3,67 6 4 4,67 5 9 2,00 11 4 9,67 45 28 35,68 281,589 11 55 142 177 5029

56 534 MUHAMMED AŞAR 5E 7 6 5,00 8 2 7,33 4 3 3,00 4 3 3,00 8 1 7,67 9 5 7,33 40 20 33,33 279,912 9 56 145 180 5116

57 558 NİSANUR KABLAN 5B 9 4 7,67 8 2 7,33 4 5 2,33 5 5 3,33 6 7 3,67 11 4 9,67 43 27 34,00 279,420 8 57 148 183 5146

58 589 SİBEL HACİ HASAN 5A 9 6 7,00 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 9 6 7,00 7 8 4,33 46 29 36,33 276,443 12 58 153 192 5307

59 133 BURAK EFE ÇELİK 5D 9 4 7,67 6 2 5,33 6 1 5,67 2 4 0,67 7 2 6,33 8 4 6,67 38 17 32,34 275,767 5 59 156 195 5349

60 468 KERİM TIRAŞOĞLU 5B 9 6 7,00 7 3 6,00 6 4 4,67 4 6 2,00 9 5 7,33 8 7 5,67 43 31 32,67 275,758 9 60 157 196 5351

61 506 MELİHKAYRA DEMİRBİLEK5C 11 3 10,00 7 1 6,67 5 0 5,00 7 0 7,00 8 1 7,67 38 5 36,34 272,950 15 61 163 203 5524

62 171 ECRİN ÖZUZUN 5B 11 4 9,67 8 2 7,33 6 4 4,67 5 5 3,33 5 10 1,67 10 5 8,33 45 30 35,00 270,873 10 62 167 208 5623

63 160 FURKAN NAZLI 5D 10 4 8,67 9 1 8,67 2 8 -0,67 3 2 2,33 5 5 3,33 10 5 8,33 39 25 30,66 267,302 6 63 175 221 5855

64 14600 CEMRE YİĞİT 5D 8 6 6,00 7 3 6,00 8 1 7,67 3 7 0,67 6 3 5,00 9 4 7,67 41 24 33,01 266,990 7 64 176 222 5873

65 511 MELİKE AVŞAR 5C 8 5 6,33 6 4 4,67 4 5 2,33 3 7 0,67 8 3 7,00 9 6 7,00 38 30 28,00 266,526 16 65 177 224 5904

66 140 CEMAL DÜŞÜNCELİ 5B 8 7 5,67 8 1 7,67 1 0 1,00 1 3 0,00 5 1 4,67 11 3 10,00 34 15 29,01 266,321 11 66 178 225 5910

67 90 ASLI ÖZDEMİR 5C 7 8 4,33 9 1 8,67 5 5 3,33 4 6 2,00 6 5 4,33 11 4 9,67 42 29 32,33 265,439 17 67 184 232 5979

68 143 CEMRE NAZ POLAT 5E 8 7 5,67 8 2 7,33 8 2 7,33 5 5 3,33 5 7 2,67 10 5 8,33 44 28 34,66 259,622 10 68 192 244 6329

69 45 ALİ KABAY 5A 10 5 8,33 5 4 3,67 3 7 0,67 4 6 2,00 5 8 2,33 11 3 10,00 38 33 27,00 259,220 13 69 194 246 6350

70 357 ABDULKADİR ÇALIŞKAN5A 6 9 3,00 8 2 7,33 8 2 7,33 2 8 -0,67 9 6 7,00 9 6 7,00 42 33 30,99 258,667 14 70 195 248 6383

71 167 ECRİN NİSA KILIÇ 5F 7 5 5,33 7 3 6,00 5 2 4,33 6 2 5,33 5 2 4,33 8 3 7,00 38 17 32,32 257,838 11 71 196 249 6425

72 493 MERVE AYDOĞDU 5E 11 4 9,67 5 5 3,33 6 4 4,67 1 9 -2,00 7 7 4,67 8 7 5,67 38 36 26,01 253,366 11 72 205 261 6694

73 100 FATMANUR TELLİ 5C 7 8 4,33 8 1 7,67 6 4 4,67 5 5 3,33 7 4 5,67 8 7 5,67 41 29 31,34 252,265 18 73 207 264 6765

74 659 YASİN YILMAZ 5A 6 6 4,00 7 3 6,00 5 3 4,00 3 4 1,67 5 5 3,33 11 3 10,00 37 24 29,00 251,738 15 74 209 267 6794

75 105 A ŞEBNEM KAYHAN 5B 7 8 4,33 7 3 6,00 6 4 4,67 7 3 6,00 5 10 1,67 11 4 9,67 43 32 32,34 250,685 12 75 212 270 6855

76 704 NİSA SOLAK 5A 9 5 7,33 6 4 4,67 5 5 3,33 4 4 2,67 5 5 3,33 8 5 6,33 37 28 27,66 244,940 16 76 224 287 7234

77 692 YUSUF KAYA 5B 8 7 5,67 8 2 7,33 1 2 0,33 4 2 3,33 3 2 2,33 10 4 8,67 34 19 27,66 244,051 13 77 227 291 7287

78 158 DAMLA BAŞOL 5C 8 6 6,00 8 0 8,00 6 4 4,67 4 3 3,00 4 1 3,67 7 5 5,33 37 19 30,67 243,552 19 78 230 295 7320

79 136 BÜNYAMİN BOLAT 5D 7 5 5,33 5 3 4,00 6 1 5,67 2 7 -0,33 5 3 4,00 9 4 7,67 34 23 26,34 242,737 8 79 233 299 7377

80 203 EMİR ÖZTEN 5E 6 9 3,00 9 1 8,67 3 3 2,00 3 3 2,00 6 8 3,33 10 3 9,00 37 27 28,00 240,927 12 80 238 304 7490

81 198 YASİR EREN BULUT 5D 8 5 6,33 7 2 6,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 3 1,00 11 3 10,00 35 26 26,32 239,978 9 81 240 306 7568

82 13 M DUHANUR ARSLAN 5F 9 6 7,00 6 4 4,67 4 6 2,00 3 7 0,67 8 7 5,67 7 8 4,33 37 38 24,34 239,804 12 82 241 307 7585

83 9 MERVE KORKMAZ 5B 8 7 5,67 7 3 6,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 7 8 4,33 9 6 7,00 37 38 24,33 238,632 14 83 245 311 7651

84 182 ELANUR AVCI 5E 6 8 3,33 7 3 6,00 8 2 7,33 3 6 1,00 6 8 3,33 9 4 7,67 39 31 28,66 236,244 13 84 251 318 7812

85 197 ELİF YILMAZ 5C 5 10 1,67 8 2 7,33 7 3 6,00 6 4 4,67 5 10 1,67 11 4 9,67 42 33 31,01 236,068 20 85 252 320 7827

86 234 ERVANUR ÇALIŞKAN 5E 7 8 4,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 8 3,33 11 4 9,67 35 39 21,99 235,044 14 86 254 324 7912

87 107 AYŞE ÜNALAN 5B 8 7 5,67 8 2 7,33 6 4 4,67 3 6 1,00 4 10 0,67 10 4 8,67 39 33 28,01 233,119 15 87 256 329 8058

88 585 SEVDE DEMİ *L EK 5D 11 4 9,67 7 1 6,67 2 7 -0,33 3 5 1,33 5 7 2,67 6 5 4,33 34 29 24,34 232,915 10 88 257 330 8074

89 652 TURAN YILMAZ 5F 8 6 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 2 4 0,67 6 9 3,00 7 8 4,33 40 30 30,00 231,619 13 89 259 333 8163

90 131 HASAN ATMAZ 5D 10 3 9,00 5 4 3,67 2 5 0,33 4 5 2,33 5 9 2,00 7 6 5,00 33 32 22,33 225,127 11 90 264 345 8610

91 525 MBERKAY YAŞAR 5E 8 5 6,33 7 1 6,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 9 1,00 8 7 5,67 34 35 22,33 211,977 15 91 286 381 9597

92 404 ŞURANUR ÖZBEN 5E 7 7 4,67 6 4 4,67 7 3 6,00 2 7 -0,33 5 10 1,67 8 5 6,33 35 36 23,01 211,648 16 92 287 383 9622

93 29 BERAT ÜNVER 5C 9 6 7,00 5 5 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 6 0 6,00 28 23 20,33 211,479 21 93 288 384 9636

94 314 ERDEM BOLAT 5C 10 5 8,33 6 4 4,67 7 3 6,00 5 5 3,33 2 13 -2,33 8 7 5,67 38 37 25,67 206,564 22 94 299 397 10035
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Genel Ortalama 8 7 5,35 6 4 4,70 5 4 3,96 4 5 2,79 6 7 3,23 6 7 3,99 35 33 24,02 214,030

Okul Ortalaması 8 6 6,23 7 3 5,66 5 4 4,11 4 5 2,79 6 6 4,27 9 5 6,88 40 29 29,94 252,340

KATILIMLAR

95 557 NİLAY ŞAŞMAZ 5A 5 10 1,67 6 4 4,67 4 6 2,00 1 8 -1,67 6 9 3,00 10 5 8,33 32 42 18,00 205,784 17 95 300 400 10090

96 279 GÜLTEN KILINÇOĞLU 5B 10 5 8,33 7 3 6,00 8 1 7,67 1 7 -1,33 6 9 3,00 32 25 23,67 204,847 16 96 303 403 10151

97 458 İREM YAMAK 5A 9 6 7,00 7 3 6,00 5 5 3,33 3 7 0,67 4 10 0,67 7 8 4,33 35 39 22,00 203,792 18 97 308 409 10226

98 79 ASAF EREN YILMAZ 5E 8 7 5,67 9 1 8,67 3 3 2,00 5 5 3,33 5 7 2,67 5 10 1,67 35 33 24,01 203,511 17 98 309 412 10249

99 102 AYFER ÇİFCİ 5A 6 9 3,00 8 2 7,33 6 3 5,00 4 4 2,67 6 6 4,00 5 10 1,67 35 34 23,67 199,386 19 99 319 426 10554

100 35 BERAT YİĞİT 5D 9 6 7,00 3 7 0,67 5 5 3,33 0 10 -3,33 5 7 2,67 7 8 4,33 29 43 14,67 197,502 12 100 325 435 10708

101 225 ERDEM ÇALIŞKAN 5A 5 10 1,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 6 1,00 9 5 7,33 32 36 19,99 195,758 20 101 329 444 10867

102 336 YASİN KAPLAN 5A 7 8 4,33 6 4 4,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 7 8 4,33 6 9 3,00 31 44 16,33 195,645 21 102 330 445 10876

103 228 EROL EMİR BOYRAZ 5B 5 8 2,33 6 3 5,00 7 3 6,00 5 5 3,33 4 7 1,67 7 7 4,67 34 33 23,00 195,625 17 103 331 446 10877

104 177 EKREM TEMİR 5B 5 9 2,00 5 5 3,33 6 2 5,33 3 7 0,67 2 7 -0,33 10 4 8,67 31 34 19,67 192,802 18 104 336 459 11110

105 549 EMİR BOLAT 5B 9 5 7,33 6 4 4,67 5 5 3,33 3 6 1,00 2 12 -2,00 8 7 5,67 33 39 20,00 190,906 19 105 339 463 11256

106 159 MUSA MERT KAYA 5C 8 4 6,67 2 6 0,00 4 4 2,67 5 4 3,67 3 5 1,33 5 7 2,67 27 30 17,01 188,303 23 106 349 473 11454

107 59400 SİNANYİĞİT BADU 5E 6 6 4,00 2 5 0,33 4 3 3,00 1 4 -0,33 3 8 0,33 9 5 7,33 25 31 14,66 186,940 18 107 350 476 11563

108 509 MELİH TEMİR 5B 7 8 4,33 7 3 6,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 4 0,67 6 7 3,67 29 35 17,33 178,470 20 108 371 506 12307

109 3100 ABDULLAH SULTA 5E 7 8 4,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 8 7 5,67 28 47 12,32 175,187 19 109 375 513 12558

110 89 ASLAN TÜRKMEN 5C 5 7 2,67 4 6 2,00 4 5 2,33 3 6 1,00 6 6 4,00 5 10 1,67 27 40 13,67 174,751 24 110 376 514 12592

111 120 BEKİREFE DOĞAN 5F 9 5 7,33 7 2 6,33 3 2 2,33 3 4 1,67 2 8 -0,67 3 5 1,33 27 26 18,32 174,604 14 111 377 515 12602

112 696 YUSUFTAHA ÜNALA N 5E 7 8 4,33 7 3 6,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 1 2,67 4 11 0,33 28 36 15,99 171,442 20 112 385 526 12891

113 486 MEHMETEFE YILDIRIM 5B 7 8 4,33 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 5 10 1,67 5 7 2,67 28 44 13,33 170,550 21 113 389 530 12954

114 34 ZEYNEP YİĞİT 5C 6 7 3,67 5 5 3,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 5 6 3,00 3 8 0,33 27 38 14,33 166,777 25 114 398 543 13264

115 97 ASLIHA N KABLAN 5A 3 11 -0,67 9 1 8,67 3 7 0,67 5 4 3,67 3 8 0,33 7 6 5,00 30 37 17,67 165,517 22 115 401 546 13380

116 41 SEFA SAKA* A 5E 7 7 4,67 4 4 2,67 1 8 -1,67 4 6 2,00 4 9 1,00 5 7 2,67 25 41 11,34 165,009 21 116 402 547 13430

117 719 ZEYNEP KARADAVUT 5C 7 4 5,67 2 5 0,33 4 4 2,67 6 0 6,00 3 5 1,33 2 9 -1,00 24 27 15,00 162,850 26 117 413 562 13631

118 653 TUSEM DEMİR 5B 6 9 3,00 7 3 6,00 5 5 3,33 5 5 3,33 2 13 -2,33 7 8 4,33 32 43 17,66 160,435 22 118 423 575 13837

119 485 MERAL NURİ 5E 9 6 7,00 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 4 11 0,33 4 11 0,33 28 47 12,33 160,368 22 119 424 577 13840

120 21500 EFRANUR AYDOĞAN 5D 6 8 3,33 8 2 7,33 7 3 6,00 0 8 -2,67 3 9 0,00 5 9 2,00 29 39 15,99 158,022 13 120 429 584 14045

121 435 HAYRUNNİSA REÇBER 5D 9 6 7,00 6 4 4,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 30 45 15,00 157,449 14 121 431 586 14094

122 288 HACI YUSUF YILDIRIM 5E 8 7 5,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 11 0,33 6 9 3,00 24 51 7,00 154,713 23 122 441 598 14345

123 522 MİRSAT DURSUN 5C 5 6 3,00 7 1 6,67 5 4 3,67 0 6 -2,00 3 8 0,33 4 7 1,67 24 32 13,34 151,548 27 123 447 605 14616

124 5 ABDUL BAKİ YURDAKAN5E 10 5 8,33 5 5 3,33 6 4 4,67 4 6 2,00 3 12 -1,00 2 13 -2,33 30 45 15,00 151,049 24 124 450 609 14659

125 563 NUR HACİHASAN 5A 5 10 1,67 4 6 2,00 4 6 2,00 6 4 4,67 4 11 0,33 5 10 1,67 28 47 12,34 146,852 23 125 467 639 15057

126 0 AMİNE ERASLAN 5F 6 5 4,33 6 1 5,67 3 3 2,00 2 4 0,67 17 13 12,67 146,650 15 126 470 643 15076

127 60 FATIM AZRA AKDENİZ 5F 6 8 3,33 4 6 2,00 7 3 6,00 5 5 3,33 3 12 -1,00 4 11 0,33 29 45 13,99 141,774 16 127 477 655 15526

128 697 ZEHRA SİTTİT 5F 3 12 -1,00 5 5 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 5 10 1,67 5 10 1,67 26 49 9,67 136,191 17 128 492 675 16036

129 0 İREM NİSA ŞAHBAZ 5D 3 12 -1,00 7 3 6,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 4 11 0,33 7 7 4,67 24 50 7,34 135,922 15 129 494 677 16064

130 256 FEVZİYE YİĞİT 5D 6 9 3,00 6 4 4,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 25 50 8,34 132,897 16 130 501 687 16353

131 221 ENES KİTİR 5C 6 7 3,67 5 4 3,67 3 5 1,33 1 8 -1,67 2 11 -1,67 5 9 2,00 22 44 7,33 130,360 28 131 507 697 16576

132 512 MELİ * BAL 5A 6 9 3,00 3 7 0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 11 0,33 3 11 -0,67 23 51 5,99 124,024 24 132 523 722 17116

133 450 İLAYDA ÇALIŞK* 5D 4 10 0,67 3 7 0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 3 10 -0,33 5 10 1,67 23 49 6,68 123,157 17 133 524 723 17189

134 199 KÜBRA AKÇADAĞ 5D 6 6 4,00 3 4 1,67 4 4 2,67 1 6 -1,00 1 10 -2,33 4 8 1,33 19 38 6,34 122,232 18 134 527 726 17266

135 725 ZİYA ALTAN 5A 6 9 3,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 2 13 -2,33 5 10 1,67 23 52 5,67 120,333 25 135 531 731 17421

136 745 ABDULBAKİ ÖZGAN 5F 6 9 3,00 0 10 -3,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 5 10 1,67 3 12 -1,00 20 55 1,67 120,047 18 136 533 733 17458

137 59 ALPEREN EPCİYAS 5D 6 7 3,67 5 5 3,33 2 7 -0,33 1 8 -1,67 2 10 -1,33 4 11 0,33 20 48 4,00 116,879 19 137 536 739 17708

138 229 ESAT ERAY KAYA 5D 7 8 4,33 5 5 3,33 0 10 -3,33 2 8 -0,67 0 15 -5,00 7 8 4,33 21 54 2,99 115,137 20 138 539 742 17865

139 607 MELİSA YETİM 5E 4 9 1,00 4 5 2,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 11 -0,67 4 9 1,00 18 51 0,99 107,103 25 139 559 769 18545

140 574 EM İCANN AKSU 5F 3 11 -0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 8 1,33 3 11 -0,67 19 51 1,99 106,230 19 140 564 775 18626

141 56700 CANSU GÜLYAPRAK 5D 7 8 4,33 3 7 0,67 4 6 2,00 0 10 -3,33 1 14 -3,67 4 9 1,00 19 54 1,00 100,718 21 141 575 790 19056

                                                3 / 4



OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

YOZGAT SORGUN Milli Egemenlik Ortaokulu 5. SINIF 1.DENEME 145 627 868 20933

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 7 5,35 6 4 4,70 5 4 3,96 4 5 2,79 6 7 3,23 6 7 3,99 35 33 24,02 214,030

Okul Ortalaması 8 6 6,23 7 3 5,66 5 4 4,11 4 5 2,79 6 6 4,27 9 5 6,88 40 29 29,94 252,340

KATILIMLAR

142 13000 BETÜL TT 5 3 9 0,00 2 7 -0,33 1 6 -1,00 1 5 -0,67 3 8 0,33 2 5 0,33 12 40 -1,34 100,431 2 142 577 792 19076

143 480 NECATİ YAZAR    A 5D 3 12 -1,00 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 19 56 0,34 92,405 22 143 587 812 19571

144 459 KAA N ŞİM *K 5A 3 12 -1,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 13 -2,33 4 11 0,33 13 62 -7,67 64,987 26 144 618 856 20596

145 0 5 0 0 0,00
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